Mariela Avelar Garcia

De: Jose Fernandez Negrete

Enviado el: miércoles, 20 de abril de 2022 06:52 p. m.
Para: Mariela Avelar Garcia

Asunto: Re: Autorizacion Vale Azul Marzo

Autorizado Marielita

Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel
Get Outlook for Android

From: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>
Sent: Wednesday, April 20, 2022 6:51:16 PM

To: Jose Fernandez Negrete <jantonio.fernandez@avigrupo.com>
Subject: Autorizacion Vale Azul Marzo

Hola José Antonio,

Me podrias autorizar el siguiente vale azul, para unos accidentes que quedaron pendientes de reembolsar.

COMPROBANTE DE|GASTOS ! EI Rz 220

IMPORTE (EN LETRA)
Cuatro mil quinientos veintisiete /100 M.N.

( CONCEPTO E

Por Accidentes internos no reembolsados en el periodo de
\__Febrero-marzo Y Deuda pendiente del trabajador 15483 y,
CARGUESE A:

(Mo. DE CUENTA NOMBRE IMPORTE )
AVIGRUPO MEXICO SA de CV

AM100421 $
L 672003 J
FCC}MTRD FECHA AUTORIZADO POR RECIBIDO POR M
L
L 20/04/2022 JOSE ANTONIO FERNANDEZ )

2053






