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Marco Antonio Morales Benitez

De: Keico Denise Ochoa Gémez

Enviado el: lunes, 15 de enero de 2024 02:44 p. m.
Para: Marco Antonio Morales Benitez
Asunto: Re: autorizacién vale azul
Autorizado.

Saludos

Keico Ochoa

Obtener Outlook para i10S

De: Marco Antonio Morales Benitez <marco.morales@avigrupo.com>
Enviado: Monday, January 15, 2024 2:00:55 PM

Para: Keico Denise Ochoa Gémez <keico.ochoa@avigrupo.com>
Asunto: autorizacion vale azul

Buenas tardes Lic. me podria autorizar el vale anexo por favor, es el pago por el dictamen de factibilidad de Proteccion
Civil de "Expendio Actopan".
Saludos.



