Karol Emmanuel Javier Reyes

De: Arisbe Anel Oropeza Escalona

Enviado el: martes, 23 de mayo de 2023 05:31 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez

cc: Erik Hidecki Villa Jimenez; Karol Emmanuel Javier Reyes
Asunto: RE: Vale Azul Karol Emmanuel

Buena tarde
Autorizado

Saludos!

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Enviado el: martes, 23 de mayo de 2023 05:26 p. m.

Para: Arisbe Anel Oropeza Escalona <arisbe.oropeza@avigrupo.com>

CC: Erik Hidecki Villa Jimenez <erik.villa@avigrupo.com>; Karol Emmanuel Javier Reyes <karol.javier@avigrupo.com>
Asunto: Vale Azul Karol Emmanuel

Importancia: Alta

Buena tarde.
Conta. Por favor de su apoyo para la autorizacion del Vale azul por la cantidad $500.00 de Karol Emmanuel Reyes.

Concepto: transporte sin Factura a Sonata Puebla, del jueves 18/05/2023 al 19/05/2023
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De: Escaneo AVIGRUPO <scan.avigrupo@gmail.com>
Enviado el: martes, 23 de mayo de 2023 05:16 p. m.
Para: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Asunto:
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