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Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena
Enviado el: miércoles, 5 de enero de 2022 12:03 p. m.
Para: Mauricio Perez Hernandez; Ricardo Yepiz Alvarez
CC: Mariela Avelar Garcia
Asunto: RE: Caso// Mendoza Hernandez Edgar 

Buen día Mau.  
 
Muchas gracias por el reporte. El colaborador se incorporó a sus labores.  
 
Está autorizado el reembolso por la radiografía que se realizó.  
 
Saludos.  
 

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>  
Enviado el: martes, 4 de enero de 2022 09:00 a. m. 
Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>; Ricardo Yepiz Alvarez 
<ricardo.yepiz@avigrupo.com> 
CC: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com> 
Asunto: RE: Caso// Mendoza Hernandez Edgar  
Importancia: Alta 
 
Buenos días.  
 
Comparto el reporte de accidente del compañero Edgar.  
 
Solcito de su apoyo para autorizar el vale azul por la radiografía realizada.  
 
Gracias, pendiente. ¡Saludos! 
 

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena  
Enviado el: viernes, 31 de diciembre de 2021 09:32 a. m. 
Para: Ricardo Yepiz Alvarez <ricardo.yepiz@avigrupo.com>; Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com> 
CC: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com> 
Asunto: Caso// Mendoza Hernandez Edgar  
 
Buen día  
 
Para solicitar el reporte de accidente del colaborador Edgar Mendoza, quien el pasado 28/12/2021 sufre accidente 
dentro de las instalaciones.  
 
Se le solicito radiografía donde mostro luxación en 1er dedo de mano derecho, fue remitido al IMSS, donde fue 
atendido y remitida la luxación, le otorgan incapacidad sin generar ST-7.  
 
Quedo pendiente  
 
Saludos  
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