Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 03:33 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez

cc: Mario Esteban Bustamante Jarquin; Erik Hidecki Villa Jimenez
Asunto: RE: REEMBOLSO//LECHUGA CASTRO, GERMAN//PP26 EL SECO

Buenas tardes Mau
Adelante con el reembolso.

Saludos.

De: Mauricio Perez Hernandez

Enviado el: miércoles, 14 de junio de 2023 03:29 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>; Erik Hidecki Villa Jimenez
<erik.villa@avigrupo.com>

Asunto: RE: REEMBOLSO//LECHUGA CASTRO, GERMAN//PP26 EL SECO

Importancia: Alta

Buena tarde.
Doc. dandole seguimiento al reembolso. Me ayuda por favor con su VoBo del vale azul

Gracias.



COMPROBANTE DE/GASTOS

IMPORTE (EMN LETRA)
Seiscientos pesos 00/100 MN M.N.

CONCEPTO  Atencion medica particular al colaborador LECHUGA CASTRO
GERMAN. PP26 EL SECO

CARGUESE A:
Mo. DE CUENTA NOMBRE IMPORTE )
AGROPECUARIA LA FORTUNA, S.A. DE C.V.
el CAPITAL HUMANO $600.00
f“mg GASTOS NO DEDUCIBLES )
r FECHA AUTORIZADD POR RECIBIDD POR
CONTROLY 14/06/2023 I DR. MARLENE MENDOZA | PEREZ HERNANDEZ, MAURICIQ

o
2053

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Enviado el: lunes, 12 de junio de 2023 03:06 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>; Erik Hidecki Villa Jimenez
<erik.villa@avigrupo.com>

Asunto: REEMBOLSO//LECHUGA CASTRO, GERMAN//PP26 EL SECO

Buen dia a todos

Diego por favor tu apoyo para el reembolso al colaborador LECHUGA CASTRO, GERMAN por el pasado accidente del dia
08 de junio.

El reembolso por la cantidad de: $600.
No se autorizaron dias de incapacidad interna.

Quedo atenta, saludos.



