Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: miércoles, 19 de abril de 2023 01:07 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez

cc: Mario Esteban Bustamante Jarquin

Asunto: RE: CASO// MORALES GARCIA, JAVIER// PP EL SECO

Buen dia Mau
Adelante

Saludos.

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Enviado el: miércoles, 19 de abril de 2023 12:47 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: RE: CASO// MORALES GARCIA, JAVIER// PP EL SECO

Importancia: Alta

Buena tarde.

Doc. para continuar con el proceso de reembolso.
Por favor de su apoyo con el VoBo para el reembolso de Morales Garcia Javier



COMPROBANTEDEGASTOS

IMPORTE (EM LETRA)
Doscientos cuarenta pesos 00100 MN M.N.

- B

CONCEPTO  atencidn médica a MORALES GARCIA, JAVIER

PP12 EL SECO
L A
CARGUESE A:
(Mo, DE CUENTA NOMBRE IMFPORTE 3
AGROPECUARIA LA FORTUNA, S.A. DE C.V.

Sl CAPITAL HUMANO $470.00

j”““f" GASTOS NO DEDUCIBLES )
| r FECHA AUTORIZADD POR RECIBIDD POR ™

f’oNTRDL 19/04/2023 DR. ALEIANDRA MENDOZA |P'EREZ HERMAMDEZ, MAURICIEL
2053

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Enviado el: martes, 18 de abril de 2023 01:44 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: CASO// MORALES GARCIA, JAVIER// PP EL SECO

Buen dia a todos

Mau por favor tu apoyo para el reembolso al colaborador MORALES GARCIA, JAVIER, por el pasado accidente del dia 12
abril.

El reembolso por la cantidad de: $ 470.00

Los dias que requirié de incapacidad de acuerdo a su médico (2 dias), se le tomaron como vacaciones, ya que no dio
aviso de manera inmediata por tal motivo no se pudo autorizar los dias como incapacidad interna.

Quedo atenta, saludos.



