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Marco Antonio Morales Benitez

De: Keico Denise Ochoa Gómez
Enviado el: jueves, 23 de marzo de 2023 06:44 p. m.
Para: Marco Antonio Morales Benitez; Juan Jose Hernandez Hernandez
Asunto: RE: REEMBOLSO

Autorizado. 
 
Saludos 
Keico Ochoa 
 

De: Marco Antonio Morales Benitez <marco.morales@avigrupo.com>  
Enviado el: jueves, 23 de marzo de 2023 03:54 p. m. 
Para: Keico Denise Ochoa Gómez <keico.ochoa@avigrupo.com>; Juan Jose Hernandez Hernandez <juan.jose.hernandez@avigrupo.com> 
Asunto: REEMBOLSO 
 
Buenas tardes estimados, me podrían apoyar en autorizar el rembolso anexo por favor, es un pago de derechos realizado por el trámite de subdivisión de la 
gasolinera de Lombanos. 
Saludos. 
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Marco Antonio Morales Benitez

De: Juan Jose Hernandez Hernandez
Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 08:53 a. m.
Para: Marco Antonio Morales Benitez
Asunto: RE: REEMBOLSO

Buenos días Marco. 
 
Ok. enterado y autorizado de mi parte. 
 
 
Saludos 

 
Juan Jose Hernandez  
Gerente de Contraloria 
 

De: Marco Antonio Morales Benitez <marco.morales@avigrupo.com>  
Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 07:27 a. m. 
Para: Juan Jose Hernandez Hernandez <juan.jose.hernandez@avigrupo.com> 
Asunto: RV: REEMBOLSO 
 
Buenos días Contador, me podría autorizar el reembolso anexo por favor. 
Saludos. 
 
 

De: Marco Antonio Morales Benitez  
Enviado el: jueves, 23 de marzo de 2023 04:19 p. m. 
Para: Keico Denise Ochoa Gómez <keico.ochoa@avigrupo.com>; Juan Jose Hernandez Hernandez <juan.jose.hernandez@avigrupo.com> 
Asunto: RV: REEMBOLSO 
 
 
Buenas tardes estimados, me podrían apoyar en autorizar el rembolso anexo por favor, es un pago de derechos realizado por el trámite de subdivisión de la 
gasolinera de Lombanos. 
Saludos. 
 


