Marco Ale'!andro Brindis Suarez

De: Liliana del Carmen Landa Santoyo

Enviado el: martes, 4 de abril de 2023 11:23 a. m.

Para: Erik Hidecki Villa Jimenez

cc. Marco Alejandro Brindis Suarez

Asunto: RV: SOLICITUD AUTORIZACION DE GASTOS

Datos adjuntos: Control de gastos.xIsx; A-3482 PASTELES MARZO.pdf

Buen dia Alejandro, de mi parte autorizado.

Erik, por favor me ayudas para la validacion en el portal.

Quedo a fus érdenes.

De: Marco Alejandro Brindis Suarez <marco.brindis@avigrupo.com>
Enviado el: martes, 4 de abril de 2023 10:53 a. m.

Para: Liliana del Carmen Landa Santoyo <liliana.landa@avigrupo.com>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION DE GASTOS

Buena dia Jefa.
Por favor tu apoyo en la validacion y es su caso autorizacion de gastos que adjunto a este correo.

La factura que se adjunta contempla los pasteles entregados a las siguientes operaciones:
PP22. PP23, Planta Zacatepec, PP26, PP12, PP14 y Transportes Zacatepec.

De igual manera por favor tu apoyo en la autorizacion del siguiente vale azul:
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Saludos!
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