Marco Alejandro Brindis Suarez

De: Liliana del Carmen Landa Santoyo

Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2023 10:26 a. m.

Para: Erik Hidecki Villa Jimenez

cC: Marco Alejandro Brindis Suarez

Asunto: RV: SOLICITUD AUTORIZACION DE GASTOS
Datos adjuntos: Control de gastos.xlsx; CUMPLEAROS YECA 1,jpeg

Buen dia Alejandro, de mi parte autorizado.
Erik, por favor me ayudas pard la validaciéon en el portal.
*Como excepcion y por la zona se realizéd la compra de los pasteles en un local donde no

generan factura.

Quedo a tus ordenes.

Lie Lilana Landa
Capital Homano

De: Marco Alejandro Brindis Suarez <marco.brindis@avigrupo.com>
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2023 10:04 a. m.

Para: Liliana del Carmen Landa Santoyo <liliana.landa@avigrupo.com>
Asunto: SOLICITUD AUTORIZACION DE GASTOS

Buena dia Jefa.
Por favor tu apoyo en la validacion y es su caso autorizacion de gastos que adjunto a este correo.

De igual manera por favor tu apoyo en la autorizacion del siguiente vale azul:



i

DE(GASTOSE

IREERE n,« CERCLIETRAY
Seiscientos Noventa pesos MEN

5

690.00

i s ™

| CONCERTO Compra de pasteles por celebracion de cumpleafios de las granjas
PP4 Y PPS (Yecapixtla), correspondientes a enero, febrera v marzo
2023

Y

N
CARGUESE &

frio. DE COBNTA NG M B R E HAF G
v Agropecuaria La Fortuna SA de CV

AF100314 Capital Humano Puebla

L 6772003 Gastos No Deducibles

(] 2052 /.2

Saludos!

Alejandro Brindis
Coordinadorde Capial Humano
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