Marco AIe'!andro Brindis Suarez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena
Enviado el: viernes, 9 de septiembre de 2022 09:57 a. m.
Para: Marco Alejandro Brindis Suarez

Asunto: Re: CASO// VIEYRA ESPINOSA, DIEGO//PP22

Adelante. Saludos

Obtener Outlook para Android

From: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Sent: Friday, September 9, 2022 9:56:57 AM

To: Marco Alejandro Brindis Suarez <marco.brindis@avigrupo.com>

Subject: Re: CASO// VIEYRA ESPINOSA, DIEGO//PP22

Bueno dia Alex

Obtener Outlook para Android

From: Marco Alejandro Brindis Suarez <marco.brindis@avigrupo.com>

Sent: Friday, September 9, 2022 9:01:42 AM

To: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Subject: RE: CASO// VIEYRA ESPINOSA, DIEGO//PP22

Estimada Dra. Alejandra.

Por favor tu apoyo en la autorizacién del vale azul.
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Saludos!

Alejandro Brindis
Coordinador de Capital Humano

Vigrupo com
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La informacion contenida en este Correo electrénico es de caracter privado, restringido y confidencial entre el emisor/titular de la cuenta de correo
electronico y su legitimo destinatario. Puede también ser privilegiada legaimente. Si usted no es el destinatario y ha recibido este mensaje por
error o sin consentimiento del emisor, no puede copiar, re-enviar, abrir 0 usar cualquier parte de la misma, por favor borrelo y/o destriyala
inmediatamente, asi como todas las copias de su sistema y notifique al remitente inmediatamente por el Correo electronico. Sin perjuicio de lo
anterior, desde éste momento queda obligado por mandato legal de guardar secrecia sobre el contenido de la comunicacién, so pena de incurrir
en sanciones penales, civiles y/o administrativas por cualquier mal uso que se haga de ella. No puede garantizarse que las comunicaciones de
Internet sean oportunas, seguras, libres de error o virus. El remitente no acepta obligacion por cualquier error u omisién que se generen como
resultado.

The information contained in this E-mail is private, restricted and confidential between sender/owner of the e-mail account and its legitimate
recipient. It may also be legally privileged. If you are not the addressee and you have received this communication by mistake or without sender’s
consent, you may not copy, forward, disclose or use any part of it, so please delete or destroy it immediately and all copies from your system and
notify the sender immediately by return E-mail. Notwithstanding the foregoing, it is mandatory for you under law, to keep electronic communication
contents fully undisclosed, not to incur in criminal, civil and/or administrative sanctions. Internet communications cannot be guaranteed to be timely,
secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions which arise as a result. postmaster@avigrupo.com.

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Enviado el: jueves, 8 de septiembre de 2022 10:17 p. m.

Para: Marco Alejandro Brindis Suarez <marco.brindis@avigrupo.com>; Alfredo Rosas Melquiades
<alfredo.rosas@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>

Asunto: CASO// VIEYRA ESPINOSA, DIEGO//PP22

Buen dia

Nos reportaron el accidente del colaborador Diego Vieyra, el cual fue derivado de manera inicial al IMSS, donde no
fue atendido, ya que no habia médico, se le autorizo acudiera a medico particular; actualmente se encuentra sin
molestia de la lesion que presento, presento efectos secundarios del medicamento que le recetaron (mareo,
nauseas).

Lic. Alejandro, tu apoyo para el reembolso de $1,200.

Se le autorizaron 2 dias como incapacidad interna (7 y 8 de septiembre) pago al 100%.

Quedamos en espera del reporte de accidente.

Saludos.



