Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: viernes, 28 de enero de 2022 11:05 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez

cc: Mariela Avelar Garcia; Jose Gilberto Caballero Leal
Asunto: Re: CASO// CABALLERO LEAL, JOSE GILBERTO

Buenas noches Mau.
Queda autorizado.

Saludos

Get Outlook para Android

From: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Sent: Thursday, January 27, 2022 12:25:01 PM

To: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Cc: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>; Jose Gilberto Caballero Leal <jose.caballero@avigrupo.com>
Subject: RE: CASO// CABALLERO LEAL, JOSE GILBERTO

Buena tarde.
Doc. Por favor de su apoyo con el VoBo, para el reembolso de la prueba de covid.
Costo: $550

Anexo factura

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: jueves, 20 de enero de 2022 01:58 p. m.

Para: Genaro Jimenez Barrera <genaro.jimenez@avigrupo.com>; Mauricio Perez Hernandez
<mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>

Asunto: CASO// CABALLERO LEAL, JOSE GILBERTO

Buen dia

Comparto inicio de seguimiento de siguiente colaborador

NOMBRE PUESTO CENTRO DE INICIO FECHA PROBABLE ESTADO DE
TRABAJO CUARENTENA DE
REINCORPORACION
15570 | CABALLERO LEAL, SUPERVISOR PP20 19/01/2022 26/01/2022 El dia de hoy los sinton
JOSE GILBERTO GRANIJAS TECAMACHALCO cursa son escurrimients

garganta, tos, malestar
congestion nasal.

Ya cuenta con tratamie

El dia de ayer se realizé prueba de antigeno COVID con resultado POSITIVO.
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Continuamos monitoreo

Saludos

Dra. Alejandra Mendoza Castorena
Médico Laboral // Salud Ocupacional
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