COMPROBANTE DE GASTOS' FIRERAL

IMPORTE (EN LETRA)
Novecientos siete pesos 00/100 MN

(CONCEPTO H
Pago de verificacion vehicular unidad PLACA: PCNB368 MITSUBISHI L200 2016
. W
CARGUESE A:
fNo. DE CUENTA NOMBRE IMPORTE )
CECO
Lol Nombre CeCo
AF272214 PP22 Ventana WTE $907.00
\. p,
(« FECHA AUTORIZADO POR RECIBIDO POR
LCONTROL 09/09/2024 Carlos Eduardo Pérez Alfredo Rosas Melquiades
o

2053



Arturo Alonso De La Luz

R
De: Alfredo Rosas Melquiades
Enviado el: miércoles, 11 de septiembre de 2024 03:23 p. m.
Para: Arturo Alonso De La Luz
Asunto: Fwd: REEMBOLSO VERIFICACION UNIADA MITSUBISHI

Psi

Obtener Qutlook para Android

From: Juan Jose Hernandez Hernandez <juan.jose.hernandez@avigrupo.com>

Sent: Wednesday, September 11, 2024 10:05:31 AM

To: Alfredo Rosas Melquiades <alfredo.rosas@avigrupo.com>; Carlos Eduardo Perez Molina
<eduardo.perez@avigrupo.com>

Subject: RE: REEMBOLSO VERIFICACION UNIADA MITSUBISHI

Buenos dias.

Si de acuerdo, autorizado.

Saludos.

Juan Jose Herndndez H.
Contralor / CFO

Tel: 55 5538-8200 ex. 1075
pran. jose. hernandezf@avigrupo.com

avigrupocom | lafortunacerdoz.com
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Avigrups Lafortuna

De: Alfredo Rosas Melquiades <alfredo.rosas@avigrupo.com>

Enviado el: martes, 10 de septiembre de 2024 05:15 p. m.

Para: Carlos Eduardo Perez Molina <eduardo.perez@avigrupo.com>

CC: Juan Jose Hernandez Hernandez <juan.jose.hernandez@avigrupo.com>
Asunto: RE: REEMBOLSO VERIFICACION UNIADA MITSUBISHI

Buen dia médico.

Por este medio solicito de su apoyo con la autorizacién de un vale azul por la cantidad de $907.00 pesos para poder
ingresar al portal para reembolso, dicho gasto fue realizado el dia viernes 06 de septiembre del 2024 para verificacidn
vehicular de la siguiente unidad a cargo de un servidor:

Placa: PCN8368

Unidad: Mitsubishi L200

Modelo: 2016

Por su apoyo y comprension muchas gracias.



Saludos!!l

UN PRODUCTC

Alfredc Rosas Melquiades
Supervisorde Produccién
PorcinaPP22WTF
5580113194
alfredo.rosas@avigrupo.com
avigrupo.com | lafortunacerdos.com
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De: Alfredo Rosas Melquiades

Enviado el: lunes, 9 de septiembre de 2024 09:08 a. m.

Para: Carlos Eduardo Perez Molina <eduardo.perez@avigrupo.com>

CC: Juan Jose Hernandez Hernandez <juan.jose.hernandez@avigrupo.com>
Asunto: REEMBOLSO VERIFICACION UNIADA MITSUBISHI

Buen dia médico.

Por este medio solicito de su apoyo con la autorizacién de un vale azul por la cantidad de $1450.00 pesos para poder
ingresar al portal para reembolso, dicho gasto fue realizado el dia viernes 07 de septiembre del 2024 para verificacion
vehicular de la siguiente unidad:

Placa: PCN8368

Unidad: Mitsubishi L200

Modelo: 2016

Por su apoyo y comprension muchas gracias.

Saludos!!!
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