Sergio Reyes Mendoza |
M

De: Jose Fernandez Negrete

Enviado el: Jueves, 26 de enero de 2023 02:00 p. m.

Para: Sergio Reyes Mendoza

cC Carlos Andrés Casiano Vargas

Asunto: RE: VALE AZUL PAGO DE MULTA DICTAMEN IMSS

Esta autorizado Sergio

De: Sergio Reyes Mendoza <sergio.reyes@avigrupo.com>

Enviado el: jueves, 26 de enero.de 2023 01:59 p. m.

Para: Jose Fernandez Negrete <jantonio.fernandez@avigrupo.com>
CC: Carlos Andrés Casiano Vargas <carlos.casiano@avigrupo.com>
Asunto: VALE AZUL PAGO DE MULTA DICTAMEN IMSS

Buenas tardes,

Me puede apoyar con su autorizacién del vale azul el gasto es por pago de multa y traslado.
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Saludos,




