Mariela Avelar Garcia

De: Jose Fernandez Negrete

Enviado el: jueves, 6 de octubre de 2022 11:34 a. m.

Para: Mariela Avelar Garcia

Asunto: Re: Autorizacion Vale Azul, compra de constancias N. Veracruz
Autorizado

Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel
Obtener Outlook para Android

From: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>

Sent: Thursday, October 6, 2022 11:18:28 AM

To: Jose Fernandez Negrete <jantonio.fernandez@avigrupo.com>
Subject: Autorizacion Vale Azul, compra de constancias N. Veracruz

Hola Jefe,

Un favor me puedes ayudar con tu autorizacidn para el siguiente Vale Azul, con motivo de la compra por 45 constancias
de situacidn fiscal, para el personal que se contraté de NS a Avigrupo en las granjas de Veracruz.

Se sigue respetando el costo de 70 c/u.

COMPROBANTEDE|GASTOS

IMPORTE (EN LETRA)
Tres mil Doscientos veinte f100 M_N.

(CONCEPTO i)
REEMBOLSO DE MEDICAMENTO POR COMPRA DE 46

. CONSTANCIAS DE 5AT, 45 PERSONAS DE N5, N. VERACRUZ
CARGUESE A:

(Mo, DE CUENTA L NOMBRE IMPORTE B
AVIGRUPO MEXICO S5A de CV

AM100421 5
| 672003 2
FECHS ALFTOIRLEA DD PO MECIEBIGD PO
('3'1 TEEL e ranz02z JOSE ANTONID FERNANDEZ | MARIELA AVELAR )
2053

Gracias,



Mariela Avelar Garcia
Jefe Capital Humano

Tel 77 96 89 00 12 ext 3063
mariela.avelarn@avigrupo.com
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