Mariela Avelar Garcia

De: Mariela Avelar Garcia

Enviado el: viernes, 22 de julio de 2022 04:40 p. m.
Para: Mariela Avelar Garcia

Asunto: RV: Autorizaciéon Vale Azul

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Enviado el: miércoles, 20 de julio de 2022 06:47 p. m.

Para: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>

Asunto: RE: Autorizacién Vale Azul

Buen dia.
Adelante con el reembolso.

Saludos.

De: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>

Enviado el: miércoles, 20 de julio de 2022 06:34 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Asunto: Autorizacion Vale Azul

Hola Ale,

Me podrias ayudar con tu autorizacion para el siguiente vale, con motivo de atencién interna



COMPROBANTEDE GASTOS

IMPORTE (EM LETRA)
Tres mil seiscientos cincuenta y cuatro /100 M.N.

| (CONCEPTO y
REEMBOLSO DE MEDICAMENTO POR 6 ACCIDENTES mayo y
__junio pollo engorda )
CARGUESE A:
(o, DE CUENTA  NOMBRE IMPORTE A
AVIGRUPO MEXICO SA de CV
AM100421 5
672003
FEGNTRG FECHA AUTORIZADS POR RECIBIDS POR
L
. 21/07/2022 e R )
2053
Gracias.

Mariela Avelar Garcia
Jefe Capital Humano

Tel 77 96 89 00 12 ext 3063
mariela.avelarn@avigrupo.com
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