Paulette Guzman Lezama

De: Isaac Sifuentes Favila

Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2023 10:53 a. m.
Para: Paulette Guzman Lezama

cc: Ignacio Cesar Suarez Espinosa

Asunto: RV: VALE AZUL

Datos adjuntos: COMPROBANTE DE GASTOS.pdf

Buen dia

Adelante, autorizada.

Saludos

Isaac Sifuentes

De: Paulette Guzman Lezama <paulette.guzman@avigrupo.com>
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2023 09:51 a. m.

Para: Isaac Sifuentes Favila <isaac.sifuentes@avigrupo.com>

CC: Ignacio Cesar Suarez Espinosa <cesar.suarez@avigrupo.com>
Asunto: VALE AZUL

Buen dia

Inge Isaac solicito de su apoyo para autorizar el vale azul adjunto, esto es por el pago de la dadiva
por custodia y traslado de la unidad de limpieza y desinfeccion que fue robada y recuperada

NP300 Estacas placas: LD45323

Saludos

Paulette Guzman Lezama

Supervision de Limpieza y Desinfeccion Valle de México
Paulette guzman@avigrupo.com

55.80.70.22.29
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