Jonathan Martinez Silvestre

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 10:38 a. m.

Para: Jonathan Martinez Silvestre

CC: Erik Hidecki Villa Jimenez, Mariela Avelar Garcia
Asunto: RE: Caso COVID-19// Silva Ramos Alexis.

Datos adjuntos: WhatsApp Image 2022-02-25 at 8.34.48 AM jpeg

Buen dia Jon
Queda autorizado el reembolso de la prueba por el monto de $329.00.

Gracias, saludos!

De: Jonathan Martinez Silvestre <jonathan.martinez@avigrupo.com>

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 10:05 a. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Asunto: RV: Caso COVID-19// Silva Ramos Alexis.

Buen dia Doctora, solicitando el apoyo con su autorizacidn para reembolso de gasto de prueba covid del
colaborador:

19114 SILVA RAMOS, ALEXIS
Gracias y quedo al pendiente.

Saludos.

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: viernes, 25 de febrero de 2022 10:46 a. m.

Para: Brenda Yissel Rodriguez Barbosa <brenda.rodriguez@avigrupo.com>; Florial Cecilio Jarquin Garcia
<florial.jarquin@avigrupo.com>

CC: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>; Jonathan Martinez Silvestre
<jonathan.martinez@avigrupo.com>

Asunto: Caso COVID-19// Silva Ramos Alexis.

Buen dia

El colaborador el dia de hoy acudi6 a realizar prueba de antigeno COVID-19, con resultado positivo. En el IMSS no
recibio la atencién, por lo cual se le autorizo la prueba por parte de la empresa.

El dia de hoy, presenta dolor de cabeza, malestar general, fiebre y tos, ya cuenta con tratamiento médico.
Jonathan, me apoyas por favor con el reembolso del gasto de la prueba al colaborador.

Se autoriza incapacidad interna pago tipo enfermedad general (pago a partir del 4to dia al 60%) del dia 25/02/2022
al 29/02/2022 (esto por no ser recibido en el IMSS, y por qué la incapacidad IMSS en linea “permiso COVID” ya

quedo deshabilitada por la institucion).

Quedo atenta.



Saludos

De: Brenda Yissel Rodriguez Barbosa <brenda.rodriguez@avigrupo.com>

Enviado el: jueves, 24 de febrero de 2022 01:10 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>; Jonathan Martinez Silvestre
<jonathan.martinez@avigrupo.com>; Florial Cecilio Jarquin Garcia <florial.jarquin@avigrupo.com>

Asunto: RE: colaborador enfermo PP7 7000

Le comparto su nimero telefénico Dra. 2491872090

Saludos.

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: jueves, 24 de febrero de 2022 01:07 p. m.

Para: Brenda Yissel Rodriguez Barbosa <brenda.rodriguez@avigrupo.com>; Jonathan Martinez Silvestre
<jonathan.martinez@avigrupo.com>; Florial Cecilio Jarquin Garcia <florial.jarquin@avigrupo.com>
Asunto: RE: colaborador enfermo PP7 7000

Buen dia Brenda
En caso que no sea atendido por el IMSS, por favor notificarme para poder apoyar al trabajador.
Quedo atenta

Saludos

De: Brenda Yissel Rodriguez Barbosa <brenda.rodriguez@avigrupo.com>

Enviado el: jueves, 24 de febrero de 2022 10:19 a. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>; Jonathan Martinez Silvestre
<jonathan.martinez@avigrupo.com>; Florial Cecilio Jarquin Garcia <florial.jarquin@avigrupo.com>

Asunto: colaborador enfermo PP7 7000

Buen dia.
Informo que el colaborador 19114 Silva Ramos Alexis, se reportd enfermo durante la madrugada, presenta tos y
dolor de garganta por lo que se le indicé que acudiera el dia de hoy al IMSS. Me comenta que se dara de alta a las 2

pm, pero le dijeron que no estan atendiendo esos signos en el hospital.

Quedo atenta a sus comentarios. Saludos.
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La informacion contenida en este Correo electrénico es de caracter privado, restringido y confidencial entre el
emisor/titular de la cuenta de correo electrénico y su legitimo destinatario. Puede también ser privilegiada
legalmente. Si usted no es el destinatario y ha recibido este mensaje por error o sin consentimiento del emisor, no
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puede copiar, re-enviar, abrir o usar cualquier parte de la misma, por favor bérrelo y/o destriyala
inmediatamente, asi como todas las copias de su sistema y notifique al remitente inmediatamente por el Correo
electronico. Sin perjuicio de lo anterior, desde éste momento queda obligado por mandato legal de guardar
secrecia sobre el contenido de la comunicacion, so pena de incurrir en sanciones penales, civiles y/o
administrativas por cualquier mal uso que se haga de ella. No puede garantizarse que las comunicaciones de
Internet sean oportunas, seguras, libres de error o virus. El remitente no acepta obligacién por cualquier error u
omisidn que se generen como resultado.

The information contained in this E-mail is private, restricted and confidential between sender/owner of the e-
mail account and its legitimate recipient. It may also be legally privileged. If you are not the addressee and you
have received this communication by mistake or without sender’s consent, you may not copy, forward, disclose
or use any part of it, so please delete or destroy it immediately and all copies from your system and notify the
sender immediately by return E-mail. Notwithstanding the foregoing, it is mandatory for you under law, to keep
electronic communication contents fully undisclosed, not to incur in criminal, civil and/or administrative
sanctions. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. The sender
does not accept liability for any errors or omissions which arise as a result. postmaster@avigrupo.com.




