Valeria Zamora Rodriguez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 05:29 p. m.

Para: Valeria Zamora Rodriguez

CC: Liliana del Carmen Landa Santoyo; Mario Esteban Bustamante Jarquin
Asunto: RE: REEMBOLSO// VELASCO SANTOS, MAXIMINO

Adelante con el reembolso Vale

Gracias, saludos.

De: Valeria Zamora Rodriguez <valeria.zamora@avigrupo.com>

Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 04:31 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

CC: Liliana del Carmen Landa Santoyo <liliana.landa@avigrupo.com>; Mario Esteban Bustamante Jarquin
<mario.bustamante@avigrupo.com>

Asunto: RE: REEMBOLSO// VELASCO SANTOS, MAXIMINO

Buena tarde Dra. me apoya por favor con la autorizacion del vale azul.

Quedo atenta.

Saludos



Lic. Valeria Zamora Rodriguez
Coordinador Capital Humano
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De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Enviado el: viernes, 23 de septiembre de 2022 04:33 p. m.

Para: Valeria Zamora Rodriguez <valeria.zamora@avigrupo.com>

CC: Liliana del Carmen Landa Santoyo <liliana.landa@avigrupo.com>; Mario Esteban Bustamante Jarquin
<mario.bustamante@avigrupo.com>

Asunto: REEMBOLSO// VELASCO SANTOS, MAXIMINO

Buen dia

Por favor su apoyo para reembolsar al colaborador:
20561 VELASCO SANTOS, MAXIMINO
La cantidad de $500 por motivo de atencién médica (radiografia).

Gracias, saludos.



