Erik Hidecki Villa Jimenez

De: Mariela Avelar Garcia

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 06:24 p. m.

Para: Erik Hidecki Villa Jimenez; Alejandra Marlene Mendoza Castorena
Asunto: RE: Autorizacién de reembolso

Gracias Erik, estoy de acuerdo puedes subirlo al portal.

Saludos.

De: Erik Hidecki Villa Jimenez

Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 06:09 p. m.

Para: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>; Alejandra Marlene Mendoza Castorena
<alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Asunto: Autorizacion de reembolso

Buena tarde

Solicito el Vo.Bo. para proceder con el reembolso del accidente que sufrié la colaboradora en PP7 y que fue reportado
por la Médico Karla, adjunto lo necesario:



COMPROBANTE DEGASTOS

IMPORTE (EMN LETRA)
Setecientos pesos 00/100 MM M.N.

( CONCEPTO i
Reembolso accidente de 16879 ROJAS ROMERO, MARIA GUADALUPE 20/01/22- Consulta,
medicamentos, pasajes e inyecciones PP7 Tecamachalco

Y >

CARGUESE A:

fNo. DE CUENTA NOMBRE IMPORTE )

Yo >

- FECHA AUTORIZADO POR >

fONTRGL 25/01/2022 J

2053

Quedo atento.

Saludos
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