Erik Hidecki Villa Jimenez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: viernes, 14 de octubre de 2022 06:32 p. m.

Para: Erik Hidecki Villa Jimenez

cc: Mario Esteban Bustamante Jarquin

Asunto: RE: RASTRO YUCAVERA// accidente HERNANDEZ MORALES, ISAIAS

Buen dia Erik, adelante.

Gracias.

De: Erik Hidecki Villa Jimenez <erik.villa@avigrupo.com>

Enviado el: viernes, 14 de octubre de 2022 05:28 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: RE: RASTRO YUCAVERA// accidente HERNANDEZ MORALES, ISAIAS

Buenas tardes Doctora
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Quedo atento.

Saludos

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: miércoles, 12 de octubre de 2022 03:56 p. m.

Para: Erik Hidecki Villa Jimenez <erik.villa@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: RV: RASTRO YUCAVERA// accidente HERNANDEZ MORALES, ISAIAS

Buen dia Erik

Por favor tu apoyo para el reembolso con el colaborador HERNANDEZ MORALES, ISAIAS, de rastro la antigua; quien el
pasado 28 de octubre al estar laborando se rompid un diente.

Se le autorizaron $1000 para su tratamiento.
Adjunto reporte de accidente y pago del dentista donde recibié la atencidn médica.

Quedo atenta, gracias, saludos.

De: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Enviado el: sdbado, 8 de octubre de 2022 12:37 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Asunto: RASTRO YUCAVERA

Hola, buenas tardes doc.

Es el reporte de accidente pendiente, del chico que se rompi6 el diente.
Consulto un lugar mas barato por 2000 pesos.

Saludos.



