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Irving Ambrosio Ambrosio

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2023 11:14 a. m.
Para: Irving Ambrosio Ambrosio
CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin
Asunto: RV: ACCIDENTE// 21551 VIDANA HERRERA, GALDINA// PP13 YUCAVERA 
Datos adjuntos: WhatsApp Image 2023-03-29 at 6.01.58 PM.jpeg

 
Hola Irving 
 
El día de ayer, Ricardo Yepiz me compartió el ticket faltante para el reembolso de la colaboradora, tu apoyo para el 
reembolso de este ticket también:  
 
Cantidad: $427.50 
 
Gracias, saludos.  
 

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena  
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2023 05:43 p. m. 
Para: Irving Ambrosio Ambrosio <irving.ambrosio@avigrupo.com> 
CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com> 
Asunto: ACCIDENTE// 21551 VIDANA HERRERA, GALDINA// PP13 YUCAVERA  
 
Buen día a todos  
 
Ale por favor tu apoyo para el reembolso al colaborador VIDANA HERRERA, GALDINA, por el pasado accidente del día 27 
de marzo.  
 
El reembolso por la cantidad de: $ 350.00 
 
Se le autorizó 1 día de incapacidad interna (pago al 100%): 28 de marzo.  
 
Quedo atenta, saludos.  
 






