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» Reembolso de gastos
| Avigrupo México, S.A. de C.V. |
" ‘ jueves, 17 de febrero de 2022
><m©—.= —Uo N* Folio GxC
Nombr| RAMIREZ VAZQUEZ, ANDRES Centro Costos | AM211901 ﬂ,..::.ﬂ”“ Pussto | S0 Departamento _ NUCLEO VOLCANES _
Concepto VERIFICACION VEHICULAR Ubcaclén origen Destina
RFC .m.mn:m fe N? Factura fuenty I} Orden Unidad | Placas' | Modelo | Costo x KM Concepto del Gasto LV.A OTROS SUBTOTAL Observaciones
Emision Factura Contable
10/02/2022 VALE AZUL 672003 AM211901 | NP-300 | LC04916 2018 $ - VALE AZUL $  250.00|$ - s - s 250.00 SATOS ADMINGIRATIVO S DE
VERIFICACION
HN/A $ : $ - |8 - s -8 -
N $ : $ o o |6 -
/A $ 7 $ - |8 -8 -3 -
#N/A $ g $ =lis: s |5 =
#N/A $ 2 $ 2118 2d|$ - |18 -
#N/A $ B $ ~ | L = I8 =
A $ : $ St ol =uls -
#N/A $ > $ =S = $ - s -
#N/A S i $ = s = s - |$ “
#N/A $ 7 $ -8 8 s S -
#N/A S $ - [ B :
Total $  250.00}$% - |$ -8 250.00
KILOMETRAJE RECORRIDO
FECHA ORIGEN DESTINO KM. M Utllitario
REZ VAZQUEZ, ANDRES NYZ FERNANDO'@RTIZ V.
s Solicité Vo. Bo. (Jefe Inmediato) Autorizd
(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)
Tarifa | $ 5.07




’Jose Augusto Padilla Villegas

De: Alberto Delgado Guerrero

Enviado el: viernes, 18 de febrero de 2022 10:34 p. m.

Para: Nucleo Volcanes; Fernando Ortiz Valdez
Asunto: RV: Comprobante de gastos.

Datos adjuntos: WhatsApp Image 2022-02-18 at 5.47.48 PM.jpeg
Autorizado

Alberto Delgado Guerrero
Gerente de Produccidn Avicola

alberic delgado@avigrupo.com
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Avigrupe  La Fortuna

De: Nucleo Volcanes

Enviado el: viernes, 18 de febrero de 2022 05:50 p. m.

Para: Alberto Delgado Guerrero <alberto.delgado@avigrupo.com>
CC: Fernando Ortiz Valdez <fernando.ortiz@avigrupo.com>
Asunto: Comprobante de gastos.

Buen dia.
Medico Alberto nos podria autorizar el vale azul adjunto, gracias.



