Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 03:14 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez; Catarino Abraham Linares

cc: Mario Esteban Bustamante Jarquin; Juan Salvador Flores Miranda
Asunto: RE: ACCIDENTE// RIVERA ABURTO, LUIS JESUS//PP12

Buen dia Mau
Adelante con el reembolso.

Gracias, saludos.

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 02:43 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>; Catarino Abraham Linares
<catarino.abraham@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>; Juan Salvador Flores Miranda
<juan.flores@avigrupo.com>

Asunto: RE: ACCIDENTE// RIVERA ABURTO, LUIS JESUS//PP12

Importancia: Alta

Buenos dias.
Comparto el reporte de accidente.

Dra. por favor de su apoyo para el VoBo para el reembolso.
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De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2022 06:37 p. m.

Para: Catarino Abraham Linares <catarino.abraham@avigrupo.com>; Mauricio Perez Hernandez
<mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>; Juan Salvador Flores Miranda
<juan.flores@avigrupo.com>

Asunto: ACCIDENTE// RIVERA ABURTO, LUIS JESUS//PP12

Buen dia a todos

Catarino, tu apoyo para compartirnos el reporte de accidente del colaborador:

20560 RIVERA ABURTO, LUIS JESUS |

Del pasado 09 deoctubre de 2022.

Mau por fa tu apoyo para el reemboso al colaborador por: $700.00; de igual forma se le autorizaron 3 dias de
incapacidad interna: 10, 11y 12 de octubre (pago al 100%).

Quedamos en espera de la informacidén solicitada.

Gracias, saludos.






