Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 03:18 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez; David Medina Miranda; Alfredo Rosas Melquiades
cc: Mario Esteban Bustamante Jarquin

Asunto: RE: ACCIDENTE// ROMULO LOZANO, EROS YAIR// PP23

Buen dia Mau

No, aun no nos comparte la operacién el reporte; por favor David, Alfredo su apoyo para generar el reporte y darle
seguimiento al caso.

Queda autorizado el vale azul por $500.00

Quedo atenta, saludos.

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Enviado el: martes, 18 de octubre de 2022 03:10 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>; David Medina Miranda
<david.medina@avigrupo.com>; Alfredo Rosas Melquiades <alfredo.rosas@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>

Asunto: RE: ACCIDENTE// ROMULO LOZANO, EROS YAIR// PP23

Importancia: Alta

Buena tarde.
¢Del companiero Eros ya contamos con reporte de accidente?

Doc. Para darle seguimiento al reembolso. Por favor de su apoyo para el Vo.Bo del Vale azul.

iGracias!
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De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Enviado el: jueves, 13 de octubre de 2022 06:28 p. m.

Para: David Medina Miranda <david.medina@avigrupo.com>; Mauricio Perez Hernandez
<mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>

Asunto: ACCIDENTE// ROMULO LOZANO, EROS YAIR// PP23

Buen dia a todos

David por favor tu apoyo para compartinos el reporte de accidente del colaborador:

18986 ROMULO LOZANO, EROS YAIR |

Del pasado 10 de octubre.

Mau, por favor tu apoyo para el reembolso al colabroador de : $500.00, de igual forma como lo comentamos se le
autorizo un dia de incapacidad interna, pago al 100% (11 de octubre).

Quedo atenta con la infromacion solicitada.

Gracias, saludos.



