Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: lunes, 3 de abril de 2023 04:15 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez

cc: Mario Esteban Bustamante Jarquin

Asunto: RE: ACCIDENTE // 18929 VIEYRA ESPINOSA, DIEGO// PP2 VENTANAS

Gracias Mau, adelante.

Saludos.

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Enviado el: lunes, 3 de abril de 2023 04:07 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: RE: ACCIDENTE // 18929 VIEYRA ESPINOSA, DIEGO// PP2 VENTANAS
Importancia: Alta

Buena tarde.

Para continuar con el proceso correspondiente. Dra. Por favor de su apoyo con el VoBo para el reembolso de Diego

iGracias!
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De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Enviado el: martes, 28 de marzo de 2023 03:14 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: ACCIDENTE // 18929 VIEYRA ESPINOSA, DIEGO// PP2 VENTANAS

Buen dia a todos

Mau por favor tu apoyo para el reembolso al colaborador VIEYRA ESPINOSA, DIEGO, por el pasado incidente del dia 24
de marzo.

El reembolso por la cantidad de: $500

Se hablé con el colaborador y se cambio su dia de descanso que tenia programado el dia 27 de marzo al sdbado 25 de
marzo.

Quedo atenta, saludos.



