Marco Alejandro Brindis Suarez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: viernes, 2 de septiembre de 2022 04:44 p. m.

Para: Marco Alejandro Brindis Suarez

CcC: Mario Esteban Bustamante Jarquin

Asunto: RE: ACCIDENTE// LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ CASIANO//PP22

Buen dia Alex
Adelante con el reembolso.

Saludos.

De: Marco Alejandro Brindis Suarez <marco.brindis@avigrupo.com>

Enviado el: viernes, 2 de septiembre de 2022 04:18 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: RE: ACCIDENTE// LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ CASIANO//PP22

Dra. Alejandra.

Por favor tu autorizacion del vale azul, por los gastos antes descritos.
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Saludos!

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Enviado el: viernes, 2 de septiembre de 2022 11:35a. m.

Para: Alfredo Rosas Melquiades <alfredo.rosas@avigrupo.com>; Marco Alejandro Brindis Suarez
<marco.brindis@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>

Asunto: ACCIDENTE// LUIS ALEJANDRO HERNANDEZ CASIANO//PP22




Buen dia

Al colaborador Luis Hernandez, recibié atencidn interna; se le autorizo 1 dia (02/septiembre) de incapacidad
interna pago al 100 % (refiere sus dias de descanso 31 de agosto y 02 de septiembre), por lo que el dia sdbado 03 de
septiembre puede incorporarse a laborar.

Lic. Alejandro por favor su apoyo para reembolsar al colaborador $500.00 que gasto en medicamento y consulta
médica.

Quedamos en espera del reporte de accidente.

Saludos.



