Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: viernes, 24 de febrero de 2023 10:19 a. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez

cc: Erik Hidecki Villa Jimenez; Mario Esteban Bustamante Jarquin
Asunto: RE: ACCIDENTE// PEREZ ESCALANTE, ARISTEO// PP12

Buen dia Mau
Adelante con el reembolso.

Saludos.

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2023 06:29 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

CC: Erik Hidecki Villa Jimenez <erik.villa@avigrupo.com>; Mario Esteban Bustamante Jarquin
<mario.bustamante@avigrupo.com>

Asunto: RE: ACCIDENTE// PEREZ ESCALANTE, ARISTEO// PP12

Importancia: Alta

Buena tarde

Doc. Por favor de su apoyo con el VoBo para continuar con el proceso del reembolso del sefior Aristeo. Pendiente.
igracias!



COMPROBANTEDE GASTOS £

IMPORTE (EN LETRA)
Setecientos diecinueve pesos 00/100 MM M.N.

" s
CONCEPTO Atencion médica a Perez Escalante Aristeo
PP12 EL SECO
L >,
CARGUESE A:
(M. DE CUEMTA N OMBRE IMPORTE T
AGROPECUARIA LA FORTUNA, S.A. DE C.V.
s CAPITAL HUMANO $719.00
mea GASTOS NO DEDUCIBLES )
| - FECHMA AUTORIZADO POR RECIBIDO POR

CONTROLL 5310212023 | DR. ALEJANDRA MENDOZA |PEREZ HERNANDEZ, mumcug
L
2053

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Enviado el: lunes, 20 de febrero de 2023 01:56 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Erik Hidecki Villa Jimenez <erik.villa@avigrupo.com>; Mario Esteban Bustamante Jarquin
<mario.bustamante@avigrupo.com>

Asunto: ACCIDENTE// PEREZ ESCALANTE, ARISTEOQ// PP12

Buen dia Mau

Me apoyas por fa con el reembolso al colaborador PEREZ ESCALANTE, ARISTEO por radiografia, esto por el accidente
ocurrido el pasado 17 de febrero; por la cantidad de: $719.00.

El dia de hoy debera acudir a su clinica del IMSS para que entreguen sus incapacidades.

Quedo atenta, saludos.



