COMPROBANTE DE GASTOS

IMPORTE (EN LETRA)  (ntil Pesos 00/100 M.N.)

( CONCEPTO
- Pago de Pension del 22 de Mayo del 2023 al 12 de Junio del 2023 de la unidad Ford
Ranger Modelo 2017 placas NX8258A de resguardo que se envié para granjas Papantla 1
y2.
=
CARGUESE A:
(No. DE CUDITA ‘NOMBRE IMPORTE
AM260102 Papantla 2 Medulo 2 $1000.00
672003 ‘Gastos No Deducibles
AVIGRUPO MEXICO SA DE CV
>,
FOQNEROL Alberto D G Josue Alonso Arevalo Pérez
31-05-2023 elgado Guerrero i3

A‘A-&m

Hola buen dia
AM 260102 MODULO 2

LA FECHA SERIA DEL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO
DE UNA FORD RANGER MODELO 2017 PLACAS NX8258A

SALUDOS

De: Guadalupe Valadez Robles <guadalupe.valadez@avigrupo.com>

Enviado el: martes, 30 de mayo de 2023 07:30 a. m.

Para: Jesus Gallegos Garcia <jesus.gallegos@avigrupo.com>; Alberto Delgado Guerrero
<alberto.delgado@avigrupo.com>; Josue Alonso Arevalo Perez <josue.arevalo@avigrupo.com>
CC: Adridn Checa Perez <adrian.checa@avigrupo.com>

Asunto: RE: hospedaje unidad de resguardo

Buenos dias

Un favor me puede pasar el CECO al cual se va a cargar el gastos, la fecha del evento y el nombre
de la personay el usuario y contrasefia al cual se va a subir al portal.

Gracias
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Saludos
Guadalupe Valadez Robles.

De: Jesus Gallegos Garcia <jesus.gallegos@avigrupo.com>

Enviado el: martes, 30 de mayo de 2023 06:47 a. m.

Para: Alberto Delgado Guerrero <alberto.delgado@avigrupo.com>; Josue Alonso Arevalo Perez
<josue.arevalo@avigrupo.com>

CC: Adridn Checa Perez <adrian.checa@avigrupo.com>; Guadalupe Valadez Robles
<guadalupe.valadez@avigrupo.com>

Asunto: Re: hospedaje unidad de resguardo

Se autoriza.
Saludos

Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel
Obtener Outlook para Android

From: Alberto Delgado Guerrero <alberto.delgado@avigrupo.com>

Sent: Tuesday, May 30, 2023 2:06:49 AM

To: Josue Alonso Arevalo Perez <josue.arevalo@avigrupo.com>

Cc: Jesus Gallegos Garcia <jesus.gallegos@avigrupo.com>; Adrian Checa Perez
<adrian.checa@avigrupo.com>; Guadalupe Valadez Robles <guadalupe.valadez@avigrupo.com>
Subject: Re: hospedaje unidad de resguardo

Autorizado

Saludos

Alberto Delgado Guerrero
Gerente de Produccion Avicola

alberto.delgado@avigrupo.com
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A\rlgruﬁn La Fortuna

El 29 may 2023, a la(s) 22:12, Josue Alonso Arevalo Perez <josue.arevalo@avigrupo.com>
escribio:

Buenas tardes
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Contador solicitando su apoyo para el reembolso por motivo de hospedaje para la unidad de
resguardo que se envid para granjas de Papantla 1y 2, la cantidad fue de $1000 pesos por su
estancia el lugar donde se hospeda no cuenta con comprobantes ni facturacién

Doc. Alberto de favor su VoBo

Por su apoyo muchas gracias

Saludos



