Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: viernes, 27 de enero de 2023 11:51 a. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez

cc: Mario Esteban Bustamante Jarquin; Erik Hidecki Villa Jimenez
Asunto: RE: ACCIDENTE// ENRIQUEZ REYES, JOSE LUIS// BASCULISTA

Buen dia Mau
Adelante con el reembolso.

Saludos.

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Enviado el: viernes, 27 de enero de 2023 12:37 a. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>; Erik Hidecki Villa Jimenez
<erik.villa@avigrupo.com>

Asunto: RE: ACCIDENTE// ENRIQUEZ REYES, JOSE LUIS// BASCULISTA

Importancia: Alta

Buena tarde.
Doc. Por favor de su VoBo para proceder con la solicitud de reembolso de gastos.

iGracias!
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De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2023 02:31 p. m.
Para: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>; Erik Hidecki Villa Jimenez

<erik.villa@avigrupo.com>

Asunto: ACCIDENTE// ENRIQUEZ REYES, JOSE LUIS// BASCULISTA

Buen dia Mauricio

Por favor tu apoyo para el reembolso al colaborador ENRIQUEZ REYES, JOSE LUIS por el incidente del pasado 23 de

enero, por la cantidad de $379.00.
No requirio dias de incapacidad.
Quedo atenta, gracias Mau.

Saludos.



