Mauricio Perez Hernandez

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 01:26 p. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez

cc: Mario Esteban Bustamante Jarquin

Asunto: RE: CASO// CASO// VAZQUEZ SALAS, GERARDO//PP26

Buen dia Mau
Adelante.

Saludos

De: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 12:44 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: RE: CASO// CASO// VAZQUEZ SALAS, GERARDO//PP26

Importancia: Alta

Buenos dias.

Doc. Por favor de VoBo para el reembolso del sefior Gerardo.
iGracias!



COMPROBANTEDE|GASTOS EREEVENL

IMPORTE (EN LETRA)
Mil ciento cuarenta y nueve pesos 007100 MN M.N.

F Ty

CONCEPTO  atencién médica a VAZQUEZ SALAS GERARDO

PP26 EL SECO, MANTENIMIENTO
L _
CARGUESE A:
(Mo, DE CUEMNTA, NOMBRE IMPORTE B
AGROPECUARIA LA FORTUNA, S.A. DE C.V.

Arioesis CAPITAL HUMANO $1149.00
LE”“““" GASTOS NO DEDUCIBLES J
f FECHA AUTORIZADOD POR RECIBIDC POR

CONTROL | 52/12/2022 | DR. ALEJANDRA MENDOZA |PEHEZ HERNANDEZ, mummg
2053

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
Enviado el: martes, 27 de diciembre de 2022 12:25 a. m.

Para: Mauricio Perez Hernandez <mauricio.perez@avigrupo.com>

CC: Mario Esteban Bustamante Jarquin <mario.bustamante@avigrupo.com>
Asunto: CASO// CASO// VAZQUEZ SALAS, GERARDO//PP26

Buen dia a todos
Mau, tu apoyo por fa para reembolsar al colaborador la cantidad de: $1,149.00.
Se le autorizaron 3 dias como incapacidad interna 16,17 y 18 de diciembre.

Quedo atenta, saludos.



