David Ignacio Sotelo Navarro

De: Adrian Checa Perez

Enviado el: jueves, 6 de octubre de 2022 02:21 p. m.

Para: David Ignacio Sotelo Navarro; Juan José Rivero Lores
Asunto: RE: Gastos no deducibles

Ok Adelante.

Lic. JJ por favor su autorizacién en sistema del gasto para la apertura de chapa y fabricacion de 2 llaves para la oficina de
seguridad en planta de alimentos Tecamachalco.

Saludos

Adrian Checa Pérez
Jefe Seguridad Patrimonial

Contacto celular; 55-T657-5471
adrian.checa@avigrupo.com

avigrupo.com | lafortunacerdos.com

i -.’t-:|r11.-".'|'.'|ur||i_;u-:1|-: - NELEOram. -:_1‘:|1'|_-"..|-.-'|-'._|'|..-|)|':- ﬁ ﬁ
fo.comy/lafortinacerdos instagramucom//lafortunacerdos ——

Avigrupo L; Fortuﬁa-

De: David Ignacio Sotelo Navarro <david.sotelo@avigrupo.com>
Enviado el: jueves, 6 de octubre de 2022 02:17 p. m.

Para: Adrian Checa Perez <adrian.checa@avigrupo.com>
Asunto: RE: Gastos no deducibles

Si disculpé Lic. no puse el monto, $ 250.00 por cambio de combinacién y 02 llaves.

Saludos.

De: Adridan Checa Perez <adrian.checa@avigrupo.com>

Enviado el: jueves, 6 de octubre de 2022 01:53 p. m.

Para: David Ignacio Sotelo Navarro <david.sotelo@avigrupo.com>
Asunto: RE: Gastos no deducibles

Cuando es?



Adrian Checa Pérez

Jefe Seguridad Patrimonial
Contacto celular; 55-T657-5471
adrian.checa@avigrupo.com

avigrupo.com | lafortunacerdos.com
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De: David Ignacio Sotelo Navarro <david.sotelo@avigrupo.com>
Enviado el: jueves, 6 de octubre de 2022 01:32 p. m.

Para: Adridn Checa Perez <adrian.checa@avigrupo.com>
Asunto: Gastos no deducibles

Buenas tardes, Lic. Adridn Checa, es para mi un gusto saludarle y asi mismo le solicito de su apoyo para autorizacion de
reembolso de gastos de cerrajero, (nueva oficina de Seguridad Patrimonial), dicho gasto no es deducible en virtud que
no emiten factura.

Saludos.



