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Fernando Domínguez Fierro

De: Liliana del Carmen Landa Santoyo
Enviado el: viernes, 8 de septiembre de 2023 02:31 p. m.
Para: Fernando Domínguez Fierro
Asunto: RE: Autorización de vale azul

Buenas tardes, se autoriza el pago de $450 pesos para la actividad mencionada.  
 
Quedo a tus órdenes.  
 
 

 
 
 
 

De: Fernando Domínguez Fierro <fernando.dominguez@avigrupo.com>  
Enviado el: viernes, 8 de septiembre de 2023 02:19 p. m. 
Para: Liliana del Carmen Landa Santoyo <liliana.landa@avigrupo.com> 
Asunto: Autorización de vale azul 
 
Por medio del presente solicito la autorización del vale azul anexo por la cantidad de $450 pesos por concepto de 
pago arbitraje para el Torneo de Futbol que se llevara a cabo entre la Planta de Zacatepec vs Planta Tecamachalco el 
Sábado 09  de Septiembre de 2023 a las 10:00 hrs. 
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 450.00 

DOS MIL DOSIENTOS 

SETENTA Y CUATRO 

00/mn 

Cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 MN M.N. 

 Pago de Arbitraje para partido entre Planta Zacatepec y Planta 

Tecamachalco 

 

AF100314 

672003 

 

 

AGROPECUARIA LA FORTUNA, S.A. DE C.V.       

CAPITAL HUMANO 

GASTOS NO DEDUCIBLES 
   $450.00 

DOS MIL DOSIENTOS 

SETENTA Y CUATRO 

00/mn 08/09/2023 FERNANDO DOMINGUEZ FIERRO LIC. LILIANA LANDA 


