Mariela Avelar Garcia

De: Jose Fernandez Negrete

Enviado el: lunes, 30 de enero de 2023 05:00 p. m.

Para: Mariela Avelar Garcia

Asunto: Re: Autorizacion vale azul, compra regalo C. Dominguez.

Esta autorizado

Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel
Obtener Outlook para Android

From: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>
Sent: Monday, January 30, 2023 4:36:54 PM

To: Jose Fernandez Negrete <jantonio.fernandez@avigrupo.com>
Subject: Autorizacion vale azul, compra regalo C. Dominguez.
Hola Jefe,

De acuerdo a lo que comentamos, me podrias autorizar el siguiente Vale Azul con motivo de la compra de un presente
para el Sr. Carlos Dominguez / sindicato.

Gracias.
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