Jonathan Martinez Silvestre

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena

Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 02:47 p. m.

Para: Katia Itzel Zamora Perez de Leon

CC: Jonathan Martinez Silvestre

Asunto: RE: REPORTE DE ACCIDENTE DE SALVADOR GARCIA APOLINAR PP15

Datos adjuntos: WhatsApp Image 2022-05-31 at 1.18.38 PM.jpeg; WhatsApp Image 2022-05-28 at

12.44.24 PM jpeg

Buen dia a todos.

Gracias Katia, evidentemente las horas extra siguen siendo un factor de riesgo para accidentabilidad con los
colaboradores.

Se le autorizaron 2 dias como incapacidad interna (28 y 29 de mayo) pago al 100%.

Jon, por fa tu apoyo para el reembolso de la consulta y el medicamento del colaborador (adjunto los ticket g nos
compartié el colaborador; en total son $199.50).

Gracias, saludos.

De: Katia Itzel Zamora Perez de Leon <katia.zamora@avigrupo.com>

Enviado el: martes, 31 de mayo de 2022 02:03 p. m.

Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>
CC: Jonathan Martinez Silvestre <jonathan.martinez@avigrupo.com>

Asunto: REPORTE DE ACCIDENTE DE SALVADOR GARCIA APOLINAR PP15

Buena tarde Dra.

Te comparto el reporte del accidente del colaborador de la cuadrilla de carga.

Comento que el colaborador al igual que toda la cuadrilla levaban 2 semanas sin descansar y las ultimas
semanas se generaron 27 y 33 horas extras respectivamente por la cantidad de ventas que se han
embarcado.

Quedo a cualquier duda y/o comentario.



