Mariela Avelar Garcia

De: Mariela Avelar Garcia

Enviado el: miércoles, 17 de agosto de 2022 11:34 a. m.
Para: Mariela Avelar Garcia

Asunto: RE: REPORTE DE ACCIDENTE//Reyes Chilpa.
Hola Diego,

Ayudame con el vale azul por la cantidad que comenta Alejandra para reembolsar al trabajador.

Gracias.

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com>

Enviado el: viernes, 5 de agosto de 2022 04:53 p. m.

Para: Yessica Escamilla Corbello <yessica.escamilla@avigrupo.com>; Mariela Avelar Garcia
<mariela.avelar@avigrupo.com>; Juan Diego Ramirez Clemente <diego.ramirez@avigrupo.com>

CC: Jorge Cerros Tlaltipa <jorge.cerros@avigrupo.com>; Edgar Hernandez Enriquez <edgar.hernandez@avigrupo.com>;
Mitzy Torres Trejo <mitzy.torres@avigrupo.com>

Asunto: RE: REPORTE DE ACCIDENTE//Reyes Chilpa.

Buen dia Yessica.

Gracias por el reporte, ya se realizo el llenado del riesgo de trabajo del colaborador, nos acercamos con ustedes para la
investigacion del accidente.

Cabe mencionar que por el tipo de lesidon que presento (fractura), su tiempo de recuperacién es aproximadamente de 2
meses.

Lic. Diego, por favor tu apoyo para el reembolso al colaborador de $ 2,849.00.

Gracias, saludos

De: Yessica Escamilla Corbello <yessica.escamilla@avigrupo.com>

Enviado el: viernes, 5 de agosto de 2022 01:15 p. m.

Para: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com>; Alejandra Marlene Mendoza Castorena
<alejandra.mendoza@avigrupo.com>; Juan Diego Ramirez Clemente <diego.ramirez@avigrupo.com>

CC: Jorge Cerros Tlaltipa <jorge.cerros@avigrupo.com>; Edgar Hernandez Enriquez <edgar.hernandez@avigrupo.com>
Asunto: REPORTE DE ACCIDENTES a llenar x la empresa

Buena tarde:
Adjunto documento del colaborador Reyes Chilpa.

En espera de algun comentario, Saludos

Yessica Escamilla
Secretario SAP
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