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Manuel Antonio Moctezuma Subdias

De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena
Enviado el: lunes, 30 de mayo de 2022 10:38 a. m.
Para: Manuel Antonio Moctezuma Subdias
CC: Mariela Avelar Garcia
Asunto: RE: REPORTE DE ACCIDENTE 

Buen día Manuel  
 
Adelante con el reembolso, saludos 
 

De: Manuel Antonio Moctezuma Subdias <manuel.moctezuma@avigrupo.com>  
Enviado el: lunes, 30 de mayo de 2022 08:54 a. m. 
Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com> 
CC: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com> 
Asunto: RE: REPORTE DE ACCIDENTE  
 
Buen día doctora  
 
Solicitando su autorización de los siguientes gastos complementarios al accidente del colaborador 17603 VARGAS 
DORANTES RAUL  
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De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena  
Enviado el: martes, 24 de mayo de 2022 04:18 p. m. 
Para: Manuel Antonio Moctezuma Subdias <manuel.moctezuma@avigrupo.com> 
CC: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com> 
Asunto: RE: REPORTE DE ACCIDENTE  
 
Buen día Manuel 
 
Adelante con el reembolso.  
 
Saludos  
 

De: Manuel Antonio Moctezuma Subdias <manuel.moctezuma@avigrupo.com>  
Enviado el: martes, 24 de mayo de 2022 03:05 p. m. 
Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com> 
CC: Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com> 
Asunto: RE: REPORTE DE ACCIDENTE  
 
Buena tarde Doc.. 
 
Solicitando de su apoyo para la autorización del siguiente reembolso por vale azul correspondiente al accidente del día 
viernes 20 de Mayo en granja Yecapixtla 
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De: Alejandra Marlene Mendoza Castorena  
Enviado el: domingo, 22 de mayo de 2022 08:52 p. m. 
Para: Abel Espinoza Castillo <abel.espinoza@avigrupo.com>; Manuel Antonio Moctezuma Subdias 
<manuel.moctezuma@avigrupo.com> 
CC: Luis Alberto Ponce Gallegos <luis.ponce@avigrupo.com>; Mariela Avelar Garcia <mariela.avelar@avigrupo.com> 
Asunto: RV: REPORTE DE ACCIDENTE  
 
Buen día  a todos  
 
El colaborador sufrió una quemadura química de 1er grado, se le dio tratamiento médico y seguimiento, no presenta 
hasta el momento ninguna complicación.  
 
Se autorizó 1 día como incapacidad interna (21/05/2022), pago al 100%.  
 
Lic. Manuel por fa tu apoyo para el reembolso del medicamento; son $125, comenta no le proporcionaron nota.  
 
Como le comente Abel, probablemente refiera unos días ardor en el sitio de lesión, pues está cicatrizando; el 
colaborador ya tiene el conocimiento de cómo debe cubrir la herida.  
 
Gracias, saludos.   
  

De: Abel Espinoza Castillo <abel.espinoza@avigrupo.com>  
Enviado el: sábado, 21 de mayo de 2022 08:14 a. m. 
Para: Alejandra Marlene Mendoza Castorena <alejandra.mendoza@avigrupo.com> 
CC: Luis Alberto Ponce Gallegos <luis.ponce@avigrupo.com>; Manuel Antonio Moctezuma Subdias 
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<manuel.moctezuma@avigrupo.com> 
Asunto: REPORTE DE ACCIDENTE  
 
Buen día les envió el reporte de accidente del señor Raúl Vargas Dorantes de  granja Yecapixtla.  


