Jesus Melendez Munoz

De: Jorge Hernandez Mendoza

Enviado el: viernes, 19 de enero de 2024 01:52 p. m.

Para: Jesus Melendez Munoz

Asunto: RE: solicitud de autorizacion reparacion brazo limpiaparabrisas
Buen dia

Autorizado

De: Jesus Melendez Munoz <jesus.melendez@avigrupo.com>
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2024 10:44 a. m.

Para: Jorge Hernandez Mendoza <jorge.hernandez@avigrupo.com>
Asunto: solicitud de autorizacion reparacion brazo limpiaparabrisas

Buenos dias Jorge

Solicito por favor tu autorizacién para el vale azul para el reembolso de $350.00 por concepto de reparacion del
brazo limpiarabrisa (lado del conductor) del automadvil Aveo placa NSX1915 en Alpuyeca Morelos.



Sin mas por el momento quedo a la orden



Jesus Melendez Munoz



