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Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2023-01-31 14:53:43
Fecha Impre: 2023-81-31 14:59:34

Turnoe: 2023613182

Transaccion
131215060

_ Venta: 2676771
Web Id: t10208131215667
Isla: 1
Bomba: 2
Manguera: 2
Forma Pago: Tarieta de dPbito

Producto
Cantided Precio Total

MAGNA
16.613 LTR 21.18 4 351.86

Subtotal: % 304.52
IVA: $ 47.34
Total: % 361.86
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Marco Antonio Morales Benitez

De: Keico Denise Ochoa Gémez

Enviado el: viernes, 3 de febrero de 2023 10:20 a. m.

Para: Marco Antonio Morales Benitez; Juan Jose Hernandez Hernandez
Asunto: Re: AUTORIZACION REEMBOLSO DE GASOLINA

Autorizado

Saludos

Keico Ochoa

Obtener Outlook para iOS

De: Marco Antonio Morales Benitez <marco.morales@avigrupo.com>

Enviado: Friday, February 3, 2023 10:00:14 AM

Para: Keico Denise Ochoa Gémez <keico.ochoa@avigrupo.com>; Juan Jose Hernandez Hernandez <juan.jose.hernandez@avigrupo.com>
Asunto: AUTORIZACION REEMBOLSO DE GASOLINA

Buenos dias estimados, me podrian apoyar en autorizar el vale azul por consumo de combustible para el aveo NSX1924 por favor, ya que el 31 de enero acudi a
fa Fiscalia de Tecamachalco a acreditar la propiedad de la RAM 700 robada v la tikcet card del vehiculo ya no tenifa fondos, solicite la factura de la carga pero no
me llego, me podrian autorizar por favor. '

Saludos.



Marco Antonio Morales Benitez

De: Juan Jose Hernandez Hernandez

Enviado el: viernes, 3 de febrero de 2023 10:18 a. m.

Para: Marco Antonio Morales Benitez; Keico Denise Ochoa Gémez
Asunto: RE: AUTORIZACION REEMBOLSO DE GASOLINA

Buen dia Marco.
Autorizado de mi parte.
Saludos.
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De: Marco Antonio Morales Benitez <marco.morales@avigrupo.com>

Enviado el: viernes, 3 de febrero de 2023 10:00 a. m. :

Para: Keico Denise Ochoa Gdmez <keico.ochoa @avigrupo.com>; Juan Jose Hernandez Hernandez <juan.jose.hernandez@avigrupo.com>
Asunto: AUTORIZACION REEMBOLSO DE GASOLINA

Buenos dias estimados, me podrian apovar en autorizar el vale azul por consumo de combustible para el aveo NSX1924 por favor, ya que ei 31 de enero acudi a
la Fiscalfa de Tecamachalco a acreditar la propiedad de la RAM 700 robada v la tikcet card del vehiculo ya no tenfa fondos, solicite la factura de la carga pero no
me llego, me podrian autorizar por favor.

Saludos. ‘



