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Jesus Melendez Munoz

De: Jorge Hernandez Mendoza
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2022 01:54 p. m.
Para: Jesus Melendez Munoz
Asunto: RE: solicitud de autorizacion de pasajes

Autorizado 
 
Saludos 
 
 
 

De: Jesus Melendez Munoz  
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2022 10:49 a. m. 
Para: Jorge Hernandez Mendoza <jorge.hernandez@avigrupo.com> 
Asunto: solicitud de autorizacion de pasajes 
 
 
Jorge 
 
Buenos días 
 
 
Solicito por favor tu autorización para reembolso de gastos por concepto de pasajes para el trasalado para llevar y 
recoger la camioneta Ram 700 en el servicio en Pachuca, Hgo. 
Pachuca – Tizayuca  40.00 
Tizayuca – San Bartolo 15.00 
San Bartolo – Tizayuca 15.00 
Tizayuca – Pachuca 40.00 
 
Total $ 110.00 

 
 
Saludos 
 
Jesus Melendez 
 


