David Ignacio Sotelo Navarro

De: Adrian Checa Perez

Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 12:36 p. m.
Para: David Ignacio Sotelo Navarro

Asunto: RV: Autorizacion.- reembolso no deducibles

————— Mensaje original-----

De: Juan José Rivero Lores <juan.rivero@avigrupo.com> Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 12:31 p. m.
Para: Adridn Checa Perez <adrian.checa@avigrupo.com>

Asunto: RE: Autorizacién.- reembolso no deducibles

Adelante...

————— Mensaje original-----

De: Adridn Checa Perez <adrian.checa@avigrupo.com> Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 11:28 a. m.
Para: Juan José Rivero Lores <juan.rivero@avigrupo.com>

Asunto: Autorizacion.- reembolso no deducibles

Buenos dias Lic.
Por favor su autorizacién para reembolso de consumo de alimentos sin factura (no deducibles).
Colaborador: David Ignacio Sotelo Navarro

Monto: $420.00 pesos
Fecha y Lugar de consumo: 15 de agosto, PP13 Yucavera.

Colaborador: Adrian Checa Pérez/Omar Dorantes Lépez
Monto: $550.00 pesos
Fecha y lugar de consumo: 1 de septiembre, Incubadora Ceiba.

Adjunto el vale azul de cada gasto.

Saludos

----- Mensaje original-----

De: Sistemas Impresiones <sistemas@avigrupo.com> Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 11:21 a. m.
Para: Adridan Checa Perez <adrian.checa@avigrupo.com>

Asunto:

TASKalfa 406ci
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